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Pregao Eletronico n° 082/2020 - GRUPO 04

FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA <flaviasuporte02@gmail.com>

ter 15/09/2020 16:00

para:COPELI - Licitagbes <licita@senado.leg.br>;

Boa tarde,

Conforme recurso apresentado, segue abaixo cotacdo recebida por e-mail da empresa Eletroenerg

--------- Forwarded message ---------

De: Electroenerg Fontes de Energia <electroenerg@outlook.com>
Date: sex., 28 de ago. de 2020 as 07:43

Subject: RES: Pedido de cotagdao Transmissor éptico

To: Marcelo Rocha Carvalho <mrochacarvalho123@gmail.com>

Bom dia Marcelo!

Segue abaixo a cotagao dos produtos, conf. Solicitado de acordo com suas especificagdes:

TRANSMISSOR IOTX - 1550 = ....... R$ 4.924,39 (UNITARIO)

RECEPTOR OPTICO IORX - RACK = R$ 1.778,25 (UNITARIO)

COND. DE PAGAMENTO:

50% A VISTA, RESTANTE 3X : 28/52/74 DDL.

PRAZO DE ENTREGA PARA ESTA QUANTIDADE: 35 DIAS.

Em anexo esta os folder com datasheet completo e fotos.

Qualquer duvida estou a disposigao.

Att.
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ELECTROENERG

Fabiano Pedranzini Dos Santos
Dep. Comercial / Financeiro
Fone: (18)3263-4928
Whatsapp: (18)98134-8453

E-mail: financeiro.electroenerg@outlook.com

Site: www.electroenerg.com.br

Att.

FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - EPP

SUPORTE - Transmissao de TV / FM / Abracadeiras para cabos coaxiais
www.suportetvfm.com - e-mail: flaviasuporte02@gmail.com

CNPJ. 07.356.270/0001-89 - Cel.: (11) 9 9329-6311 Fone (11) 4685-7088 4685-7089

Livre de virus. www.avast.com.
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