COPEL - Licitacoes

De:

Enviado em:
Para:

Cc:

Assunto:
Anexos:

Prezada Juliana,

SIRC - Servico de Instrucao de Reajustes Contratuais
quinta-feira, 3 de julho de 2025 14:55

COPEL - Licitacbes; Jorge Luiz de Almeida Amaral Junior
SIRC - Servico de Instrucao de Reajustes Contratuais
RES: Corre¢des Requeridas

V7 - PE 90060_2025 -MG CONSTRUCAOQ.pdf

Nao ha ressalvas a opor a sétima versao de planilhas apresentadas pela empresa MG
CONSTRUCAO para o pregao n° 90060/2025.

O prego global para 50 meses ficou em R$ 20.954.894,50 (vinte milhdes novecentos e cinquenta e
quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), que representa um desagio de
6,10130% quando comparado a estimativa desonerada calculada para o processo.

O fator K é de 2,20402, despesas administrativas e lucro representam, respectivamente, 3,64814% e

5,14812% do preco total.

Devera ser recolhida, a titulo de DGBM, a importancia mensal de R$ 51,781,06 (cinquenta e um mil

setecentos e oitenta e um reais e seis centavos).
Atenciosamente,

Jorge Luiz de A. Amaral Junior
Senado Federal—-SADCON/SIRC
Bloco 16, Sala 18

70165-900 Brasilia - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-3849

SENADO
FEDERAL -I

De: COPEL - LicitagcOes <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 14:23

Para: Jorge Luiz de Almeida Amaral Junior <jorge.amaral@senado.leg.br>

Cc: SIRC - Servico de Instrucdo de Reajustes Contratuais <sirc@senado.leg.br>
Assunto: ENC: CorrecGes Requeridas

Prioridade: Alta

Jorge,

Seguem novas versdes das planilhas.
A empresa deixou uma observagao no corpo do e-mail abaixo.

Atenciosamente,

Juliana S& de Almeida Bezerra



Agente de Contratacdo

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasilia/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3102

D4 julianas@senado.leg.br

De: Comercial | MG Construgdes <comercial@mgconstrucoes.srv.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de julho de 2025 12:34

Para: COPEL - Licitag0es <licita@senado.leg.br>

Assunto: Correcdes Requeridas

Prioridade: Alta

Senhores(as) da estimada Comissao,
Conforme conversado, encaminho as planilhas com as devidas corregdes realizadas.

Obs: Acredito que a formula correta para correcao seria c44*d14 e nao c49*D14, conforme pedido na
linha 2.13 da revisdao. As demais solicitacdes foram corrigidas.

Fico a disposicdo para quaisquer esclarecimentos. Se o setor responsavel da planilha achar necessario,
estou a disposicdo para conversar pelo telefone (61) 98154-0045.

Atenciosamente,

RAWLINSON LIMA
Enge Civil Junior

f, 6198154-0045
O comercial@mgconstrucoes.srv.br
@& www.mgconstrucoes.com.br ’

. MG CONSTRUCOES




