Luizevane Soares da Silva

De: Margarida dos Santos Cordeiro <margarida.cordeiro@usinacaete.com>

Enviado em: terca-feira, 20 de junho de 2023 15:09

Para: Luizevane Soares da Silva

Assunto: Fwd: Confirmacao de Emissao GOL - FERNANDO FARIAS - WOOBA -
20/06/2023

Enviado do meu iPhone

Inicio da mensagem encaminhada:

De: Silvia | Cantatur - Viagens e Turismo <silvia@ cantatur.com.br>

Data: 19 de junho de 2023 18:32:27 BRT

Para: Margarida dos Santos Cordeiro <margarida.cordeiro@usinacaete.com>, Silvia |
Cantatur - Viagens e Turismo <silvia(@cantatur.com.br>

Assunto: Confirmacio de Emissio GOL - FERNANDO FARIAS - WOOBA -

20/06/2023
Unidade Funcional: FERNANDO LOPES DE FARIAS LTDA Usuario: SILVIA TEODORO
Telefone: (11) 21631150 Responsavel: BRUNA FELIS
Mail: silvia@cantatur.com.br
Localizador do Sistema: 14009507
Solicitante: BRUNA FELIS
Telefone Solicitante: 11 2163-1150/ 11 2163-1199
mail Solicitante: corporativo02@cantatur.com.br
Sincronizar com agenda: J
(Convite de Reunido) O APP do WTS Corporate foi criado para
usuarios e ndo usuarios do sistema.
Sincronizar Agend Baixe o app clicando no icone da app store _]
ao lado e sincronize seus dados com o
codigo localizador: 14009507
Passageiro(s) Faixa Etaria Centro de custo Matricula
01.01 FERNANDO FARIAS ADT

Dt.Nascimento: 06/02/1952 Identidade: 139254 SSP/AL



(]

Localizador Data de Criagao Status Data de Emissao
VLTULO 19/06/23 18:22 Emitida 19/06/2023 18:30
Localizador Cia Aérea
VLTULO
Voo Trechos Horarios Aeronave Duracao Classe Familia Status
De: Partida: — S . "
1444 S30 Paulo - CGH 20/06/2023 07:00 738 01:50:00 Y Max Confirmado
Para: Chegada: F—
Brasilia - BSB 20/06/2023 18:50 GiBitE  EHgngemis
Passageiro Trecho Asgsento
FERNANDO FARIAS 1-CGH - BSB-CGH-BSB 26C
Faixa Etaria Quantidade Prego Unitario Taxa Embarque Taxa Servigo Subtotal
Adulto(s) 1 R$ 2.983,87 R$ 39,93 R$ 19,00 R$ 3.042,80
TOTAL: R$ 3.042,80
Data Forma Pagamento Valor Cartao Autorizagao Parcelas Status
19/06/23 CARTAO CREDITO KRR R KKEXXD207 066307 066307
Passageiro Bilhete
FERNANDO MR FARIAS 1272197235156
ATENCAO:

A CANTATUR DESEJA UMA OTIMA VIAGEM!!! ATENDIMENTO EMERGENCIAL: (11)2163-1199 ou (11) 4210-1701
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Declaracdo de Embarque

Gabinete: Fernando Farias

DECLARO, de acordo com o Art. 6°, Item V, § 7° do APS 5/2014, que os
voos correspondentes aos bilhetes abaixo foram realizados:

Documento(s):

N° Req.| Localizador Data Numero Trecho Passageiro A]$sinatura
SAO

37750 |VLTULO 20/06/2023 |1444  |PAULO-  [#00595 - FERNANDO
BRASILIA |LOPES DE FARIAS

Em 01/08/2023
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Cantatur Viagens e Turismo Ltda.
Rua Azevedo Soares, 1636 - Tatuapé
CEP: 03322-001 - S&o Paulo - SP
Tel/Fax: (11) 2163-1150

E-mail: cantatur@cantatur.com.br
CNPJ: 66.749.888/0001-78

X N
¢ )
& FATURA
N° FATURA | EMISSAO - VENCIMENTOW PARA USO DA
( VALOR N° DE ORDEM INSTITUICAO FINANCEIRA
L 79538 26/06/2023 R$ 10.799,94 79538 10/07/2023J
J
- PRACA PGTO:
I_
E (SACADO: FERNANDO LOPES FARIAS A
Z| | cob.: 80707 C.CUSTO:
@)
a
3 ENDERECO: AVENIDA ALVARO OTACIO, 2727 CEP: 57035180
2| | BAIRRO: CIDADE: MACEIO UF: AL
% CPF: 068.244.044-20 RG: TEL:
%)
< VALOR POR (dez mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos.)
EXTENSO
\ J
Reconhecemos a exatidao desta Fatura de Prestagdo de Servigos, na importancia acima, que pagaremos a Cantatur Viagens e
Turismo Ltda., ou a sua ordem, na praga e vencimento indicados.
R R
DATA DO ACEITE ASSINATURA DO SACADO
EMISSAO/REF HISTORICO / DESCRIGAO DOS SERVICOS CONTA VALOR (R$)
LA/LATAM TARIFA 1.738,30+
2113 886064 - Loc. QZAMFR - Emissor: SILVIA - Req: 13992824 [SUB-TOTAL 1.738,30=
14/06/2023 |Solic.: MARGARIDA
V.443472 Pax: FARIAS/FERNANDO
CGH/BSB LA 3008 14/06/23 11:50 13:30
13992824
G3/GOL TRANP. AEREOS LT (GOL TRANP. AEREOS LTDA) ASSENTO 50,00+
2196 987516 - Loc. QIAPZS - Emissor: EMERGENCIA - Req: FEE 19,00+
15/06/2023 14000713 TARIFA 2.804,60+
v 443588 Aprov.: MARGARIDA CORDEIRO / Solic.: MARGARIDA CORDEIRO TAXA 28,37+
. Pax: FARIAS/FERNANDO SUB-TOTAL 2.901,97=
BSB/CGH G3 1665 16/06/23 10:50 12:40
14000713
G3/GOL TRANP. AEREOS LT(GOL TRANP. AEREOS LTDA) FEE 19,00+
2197 235156 - Loc. VLTULO - Emissor: SILVIA - Req: 14009507 |TARIFA 2.983,87+
19/06/2023 |Solic.: MARGARIDA TAXA 39,93+
V.443877 |Pax: FARIAS/FERNANDO SUB-TOTAL 3.042,80=
CGH/BSB G3 1444 20/06/23 07:00 08:50
14009507
LA/LATAM FEE 19,00+
2114 893141 - Loc. WVFUVP - Emissor: SILVIA - Req: 14018856 |[TARIFA 3.069,50+
Solic.: MARGARIDA TAXA 28,37+
22/06/2023 |Pax: FARIAS/FERNANDO SUB-TOTAL 3.116,87=
V.444379 [Motivo viagem: 0
BSB*GRU LA 3266 22/06/23 14:15 15:55
GRU/MCZ LA 3450 22/06/23 17:40 20:30
14018856

RESUMO

Por C.Custos

|TOT. LIQUIDO DA FAT. N° 79538

R$ 10.799,94
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-, |8/C.CUSTO

Por Conta
ASSENTO

- |[FEE

TARIFA
TAXA

Total

10.799,94+

50,00+
57,00+
10.596,27+
96,67+

10.799,94=
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