COMPROVANTE EMITIDO PELA EMPRESA AEROTUR REFERENTE AO

PAGAMENTO DO ASSENTO, LOCALIZADOR AQYTPE, VALOR 130,00.
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De: Selma Maria Alves Magalhaes

Para: Jonas Barbosa da Silva

Assunto: ENC: Reserva de voo

Data: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 10:49:53
Anexos: image001.0ng

De: Rudnei Silveira [mailto:rudnei.silveira@aerotur.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 14:53

Para: Selma Maria Alves Magalhaes <selma.magalhaes@senado.leg.br>
Assunto: Fwd: Reserva de voo

Vocé ndo costuma receber emails de rudnei.silveira@aerotur.com.br. Saiba por que isso é importante

Boa tarde Selma
Segue e-mail informando o EMD e valor do assento envido no ato da emissao .

Atenciosamente

---------- Forwarded message ---------

De: Rudnei Silveira < Lsilvei >

Date: seg., 5 de fev. de 2024 as 18:41

Subject: Re: Reserva de voo

To: Selma Maria Alves Magalhdes <selmagalhaes2@gmail.com>

Boa noite .

Segue EMD de bagagem no valor de 130,00 e o assento marcado 04C.
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Em seg., 5 de fev. de 2024 as 18:28, Selma Maria Alves Magalhdes <selmagalhaes2@gmail.com> escreveu:

ndo marcou assento?
Senador sera sempre mais a frente possivel, corredor e com uma bagagem.

Em seg., 5 de fev. de 2024 as 18:24, Rudnei Silveira <rudnei.silveira@aerotur.com.br> escreveu:

Boa noite .

Segue emissao .

Atenciosamente .

Rudnei

Em seg., 5 de fev. de 2024 as 18:07, Selma Maria Alves Magalhdes <selmagalhaes2(@gmail.com> escreveu:
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Boa tarde, fiz esta reserva anexa para o Senador ontem, Por gentileza, pode emitir esta passagem?

Em seg., 5 de fev. de 2024 as 17:28, Selma Maria Alves Magalhdes <selmagalhaes2@gmail.com> escreveu:
Boa tarde,

Por gentileza, pode emitir esta passagem?

Em dom., 4 de fev. de 2024 as 21:52, Plantdo Aerotur <plantao@aerotur.com.br> escreveu:

Boa Noite!
Segue reserva conforme solicitado!

Gentileza conferir, inserir RPA e autorizar emissao.

Reserva
Localizador Prazo Status Sistema Criagao Contatos
55 84 32202999
AQYTPE 05 FEV 23:00 (Horario de Brasilia) Reservado Latam 04 FEV 21:49 55 84 999079053
55 84 32202999
Passageiros
Tipo  Sobrenome Nome Sexo Nascimento Fidelidade Status
Adulto BAGATTOLI JAIME MR Masculino 26/04/61 Latam: 38380196953 Reservado
Voos
Cia Origem / Destino Voo Esc.Cl. Info Loc Cia
Familia: STANDARD
BSB - BRASILIA PVH - PORTO VELHO LA Bagagem:
28 Fev 13:25 28 Fev 15:20 3343 0 S AQYTPE
01
I—I Avido: 320
Base Tar: SJHREM4/DD03
Assentos
Passageiro LA3343 BSB PVH 28Fev
BAGATTOLI/JAIME MR ---
Servicos Auxiliares
Passageiro LA3343 BSB PVH 28Fev
BAGATTOLI/JAIME MR -
Valores
Passageiro Tarifa Taxas Total
ADT - BAGATTOLI/JAIME MR RS 1.198,82 R$ 29,51 RS 1.228,33
RS 1.198,82 R$ 29,51 RS 1.228,33

Atenciosamente,
D (84) 3220-2999
84) 99402-2999

D plantao@aerotur.com.br
D Www.aerotur.com.br
D Rua Apodi, 583 - Tirol, Natal/RN

Kelson Veloso
Plantio

Grupo Aerotur
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