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RE: CANCELAMENTO DE VIAGENS

Paulo Cesar de Jesus Goncalves <paulo.jesus@senado.leg.br>
Seg, 12/08/2024 18:48
Para:Valquiria Matos <valquiria.matos@aerotur.com.br>

Valquiria, vocés trabalham muito bem.

Parabéns.

Estou aguardando apenas a emissao do localizador NZTTBQ.
Grato,

Paulo Cesar de Jesus Gongalves

Auxiliar Parlamentar Pleno

Gabinete do Senador Hamilton Mourao
(61) 3303-1880

De: Valquiria Matos <valquiria.matos@aerotur.com.br>

Enviado: segunda-feira, 12 de agosto de 2024 18:49

Para: Paulo Cesar de Jesus Gongalves <paulo.jesus@senado.leg.br>
Cc: Gabinetes Senado <gabinetes.senado@aerotur.com.br>
Assunto: Re: CANCELAMENTO DE VIAGENS

Paulo,

Ajustado. Crédito disponivel no primeiro Localizador:

Saldo disponivel =

PNR: NLBWKT Valor total de crédito: RS 2.195,85
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R5 218585 RS 210585 O5/08/2025 VALIDO

Atenciosamente,

(84)_3220-2999 Opcao 3

. Ramal 2104
Valquiria Matos (84) 99419-1752
Consultora valquiria.matos@aerotur.com.br

Grupo Aerotur
www.aerotur.com.br

Rua Apodi, 583 - Tirol, Natal/RN
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Em seg., 12 de ago. de 2024 as 18:06, Paulo Cesar de Jesus Gongalves <paulo.jesus@senado.leg.br>

escreveu:
Prezada Valquiria, muito grato.

Paulo Cesar de Jesus Gongalves
Auxiliar Parlamentar Pleno

Gabinete do Senador Hamilton Mouréao
(61) 3303-1880

De: Valquiria Matos <valquiria.matos@aerotur.com.br>

Enviado: segunda-feira, 12 de agosto de 2024 18:09

Para: Paulo Cesar de Jesus Gongalves <paulo.jesus@senado.leg.br>
Cc: Gabinetes Senado <gabinetes.senado@aerotur.com.br>
Assunto: Re: CANCELAMENTO DE VIAGENS

Prezado Paulo,

Seguem os localizadores e os saldos.
O primeiro localizador estou verificando com a Azul, pois gerou o crédito, porém como reembolso.
Retorno assim que a Azul responder.

- NL8WKT - verificando.

Saldo disponivel =
PNR: FEF8PY Valor total de crédito: R$ 2.165,85
T T T T
RS 2.165,85 RS 2.165,35 05/08/2025 VALIDO
Saldo disponivel *
PNR: CF29NV Valor total de crédito: R$ 2.463,04
RS 2.463,04 RS 2 463,04 06/08/2025 VALIDO
Saldo disponivel *
PNR: CHYGNP Valor total de crédito: R$ 2.378,04
oo | _swo | mzworon | vwowe | _sms
RE 2.378,04 RS 2 378,04 06/08/2025 VALIDO

Atenciosamente,
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(84) 3220-2999 Opgdo 3

o Ramal 2104
Valquiria Matos (84).99419-1752

Consultora

valquiria.matos@aerotur.com.br

Grupo Aerotur
www.aerotur.com.br

Rua Apodi, 583 - Tirol, Natal/RN

.

Em seg., 12 de ago. de 2024 as 17:41, Paulo Cesar de Jesus Goncalves <paulo.jesus@senado.leg.br>
escreveu:

Prezados, boa tarde!

Em virtude de alteragdo de agenda, informo que ha necessidade de que seja realizada
gestdes para efetivar o cancelamento da viagem do Senador Hamilton Mourao e do assessor
Pedro Camboim - localizadores NLBWKT, FEF8PY, CF29NV e CHYGNP.

Outrossim, solicito que o crédito seja mantido junto a empresa aérea para futuras aquisigoes.
Atenciosamente,

Paulo Cesar de Jesus Gongalves

Auxiliar Parlamentar Pleno

Gabinete do Senador Hamilton Mourao
(61) 3303-1880
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